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Punkt 1: Slotssøen

20/18712

Indstilling
Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget tager præsentationen til efterretning.

Sagsfremstilling
Efter aftale med udvalgsformanden indledes udmøntningsplanens punkt nr. 46 ’Øget gennemstrømning i Slotsøen’ med et
møde og oplæg fra Mads Terkelsen.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Mads Terkelsen præsenterede oplæg.
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Udvalget ønsker, at forvaltningen tager kontakt til Museum Nordsjælland, Slots- og Kulturstyrelsen, Byforum og Hillerød
Forsyning med henblik på en indledende drøftelse. På baggrund af drøftelsen udarbejdes budgetforslag til en
forundersøgelse som forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget i forbindelse med budgetprocessen foråret 2021.



Punkt 2: Landzonetilladelse til opførelse af ny lagerhal på virksomheden
Nordisk Perlite

19/8311

Indstilling
Direktionen indstiller:

1. at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter at meddele landzonetilladelse til opfÃ¸relse af en ny lagerhal pÃ¥
virksomheden Nordisk Perlite

2. at Natur, MiljÃ¸ og Klimaudvalget udtaler sig i sagen.

Sagsfremstilling
FormÃ¥let med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal beslutte, om der skal meddeles landzonetilladelse
til opfÃ¸relse af en 495 mÂ² ny lagerhal pÃ¥ virksomheden Nordisk Perlite, beliggende pÃ¥ Hammersholt Erhvervspark
1-7, 3400 HillerÃ¸d.
Â 
Sagen blev den 12. august 2020 behandlet af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget sammen med en ansÃ¸gning om
opfÃ¸relse af en tilbygning til eksisterende kontorbygning. Virksomheden er blevet bedt om at komme med supplerende
oplysninger til sagen. Virksomheden har herefter anmodet om, at de 2 sager behandles separat. Virksomheden begrunder
dette med, at Ã¸nsket om indhentning af supplerende oplysninger alene vedrÃ¸rer opfÃ¸relsen af en ny lagerhal og ikke
ansÃ¸gningen om en tilbygning til den eksisterende kontorbygning.
Â 
Der skal sÃ¥ledes tages stilling at opfÃ¸relse af en tilbygning til eksisterende kontorbygning i et separat dagsordenspunkt.
Â 
AnsÃ¸gning
Der sÃ¸ges om tilladelse til at opfÃ¸re en ny lagerhal pÃ¥ 495 mÂ². Begrundelsen er, at levering af emballerede
rÃ¥vareprodukter i mindre mÃ¦ngder er bekosteligt. Lagerhallen vil give en stÃ¸rre lagerkapacitet og dermed nedbringe
antallet af leveringer til virksomheden. Lagerhallen opfÃ¸res som en lukket bygning. Der etableres ingen nye udendÃ¸rs
oplag efter byggeriet. AnsÃ¸gningen vedlÃ¦gges som bilag.
Â 
Naboorientering
Sagen har vÃ¦ret sendt i naboorientering til de nÃ¦rmeste naboer, Danmarks Naturfredningsforening, BrÃ¸deskov
LokalrÃ¥d samt Foreningen Rent MiljÃ¸ i HillerÃ¸d Syd.
Â 
Der er kommet bemÃ¦rkninger til sagen fra naboer, HillerÃ¸d Lilleskole, Foreningen Rent MiljÃ¸ i HillerÃ¸d Syd og
Danmarks Naturfredningsforening.
Â 
Opsummering af bemÃ¦rkningerne er fÃ¸lgende:

AnsÃ¸gningen betyder, at virksomheden igen Ã¸nsker at udvide produktionsapparatet
Byggeriet vil forÃ¸ge de allerede eksisterende gener i form af stÃ¸v og stÃ¸j, som virksomheden skaber
En forÃ¸gelse af lagerkapacitet vil medfÃ¸re Ã¸get transport. Lagerhallen vil forÃ¸ge lagerkapaciteten med 50 %.
Udvidelsen vil medfÃ¸re forÃ¸get kÃ¸rsel bÃ¥de til/fra og internt pÃ¥ virksomheden
En virksomhed udvider ikke med 149 mÂ² kontorbygning uden et Ã¸nske om flere medarbejdere. IfÃ¸lge
tegningerne Ã¸ges med min. 4 arbejdspladser
Der stilles spÃ¸rgsmÃ¥lstegn ved, om virksomheden stadig kan kategoriseres som en kategori 4 virksomhed
Lokalplanens idÃ©mÃ¦ssige indhold er ikke opfyldt. Den beskriver, at formÃ¥let med lokalplanen er at regulere, at
den fremtidige anvendelse skal tage hensyn til det nÃ¦rliggende boligomrÃ¥de
Valg af materialer til byggeriet overholder ikke lokalplanen
Reference til den igangvÃ¦rende sag omkring miljÃ¸forholdene pÃ¥ fabrikken. Antager at virksomheden med de
Ã¸nskede udvidelser pÃ¥ sigt vil udvide produktionen og medarbejderantallet.

Â 
Der vedlÃ¦gges bilag med de modtagne bemÃ¦rkninger fra naboer og Ã¸vrige parter.
Â 
EfterfÃ¸lgende har ansÃ¸ger og bygherre sendt sine kommentarer til de modtagne bemÃ¦rkninger:



Ã˜ger ikke antallet af medarbejdere. Kontorbygningen er alene en forbedring af de eksisterende forhold pÃ¥
virksomheden, herunder kantineforholdene
Udvider ikke produktionen. Der er tale om en lagerhal til opbevaring af stÃ¸rre mÃ¦ngder rÃ¥varer, sÃ¥ antallet af
leveringer nedbringes med deraf fÃ¸lgende fÃ¦rre kÃ¸rsler til virksomheden
Materialevalget til de 2 bygninger holdes i samme farve som eksisterende
Der vil ikke opstÃ¥ stÃ¸vproblemer, da der ikke er tale om levering af lÃ¸st rÃ¥materiale til den nye lagerhal.

Â 
Der vedlÃ¦gges bilag med ansÃ¸gers bemÃ¦rkninger til naboorienteringen.
Â 
PlanmÃ¦ssige forhold
Ejendommen er omfattet af lokalplan 243 for Hammersholt erhvervsomrÃ¥de. Lokalplanens formÃ¥l er at skabe
byplanmÃ¦ssig hjemmel for byggeri i Hammersholt erhvervsomrÃ¥de samt at regulere omrÃ¥dets anvendelse til
erhvervsformÃ¥l, sÃ¥ledes at der ikke opstÃ¥r konflikter i forhold til det nÃ¦rliggende boligomrÃ¥de.
Â 
OmrÃ¥det er med lokalplanen fastholdt i landzone og er uden bonusvirkning. Den manglende bonusvirkning betyder, at
det Ã¸nskede byggeri ligeledes skal godkendes efter planlovens Â§ 35, stk. 1 (landzonetilladelse).
Â 
AnsÃ¸ger oplyser, at produktionen ikke Ã¦ndres eller forÃ¸ges, og at der ikke Ã¦ndres i antallet af medarbejdere, men
alene skabes bedre arbejdsmÃ¦ssige forhold pÃ¥ virksomheden. AnsÃ¸ger oplyser endvidere, at lagerhallen alene skal
indeholde materiale, der er emballeret, og ikke skal benyttes til lÃ¸st rÃ¥materiale.
Â 
Forvaltningen har kontaktet ejer, og bedt ham om at redegÃ¸re for fÃ¸lgende:

Hvilke materialer skal den nye hal benyttes til?
Vil leverancerne til den nye hal betyde, at der skal leveres mindre materialer af den stÃ¸vende slags til den gamle
hal?
Hvor meget vil mÃ¦ngden af rÃ¥varer Ã¸ges?
Vil hallen gÃ¸re, at der kommer flere leverancer til virksomheden?
Kunne placeringen af lagerhallen evt. skÃ¦rme for de stÃ¸v og stÃ¸jgener, som naboerne oplever fra virksomheden?

Â 
Her fÃ¸lger ejers svar pÃ¥ spÃ¸rgsmÃ¥lene:

Den nye hal skal anvendes til opbevaring af Perlitemateriale leveret i big bags.
Det vil betyde, at der skal leveres tilsvarende fÃ¦rre materialer i bulk til den eksisterende hal.
Dette Ã¸ger ikke mÃ¦ngden af leverede rÃ¥varer.
Hallen vil ikke medfÃ¸re, at der kommer flere leverancer, men fÃ¦rre, da der kan leveres mere pÃ¥ samme tid.
Lagerhallen vil skÃ¦rme for evt. stÃ¸v og stÃ¸j mod sydÃ¸st.

Â 
I forbindelse med den sidste behandling af sagen den 12. august 2020, besluttede Arkitektur, Byplan Trafikudvalget at
sÃ¸ge dokumentation for;

at lastbiltrafikken ikke overstiger den nuvÃ¦rende trafik
at den nye hal vil betyde en stÃ¸vreduktion i forbindelse med levering af materialer.

Â 
Hertil svarer ejer:
En lastbil er begrÃ¦nset af den max. kapacitet, den mÃ¥ vÃ¦re lastet med. Lastbilen mÃ¥ vÃ¦re lastet med det samme, om
det er lÃ¸st materiale eller emballeret.
Â 
Det er almindelig kendt viden, at et emballeret produkt altid vil stÃ¸ve mindre end et lÃ¸st produkt pÃ¥ en lastbil. Det
emballerede produkt vil forblive emballeret, indtil det nÃ¥r omrÃ¥det, hvor der i dag modtages rÃ¥materialerne.
RÃ¥materialet vil blive hÃ¥ndteret for lukkede dÃ¸re/porte, og det vil derfor ikke vÃ¦re muligt for stÃ¸v at slippe ud,
nÃ¥r produktet skal bruges.
Â 
Den nye lagerhal vil bevirke, at fÃ¦rre produkter vil blive opbevaret udendÃ¸rs, hvilket vil medvirke til en lavere risiko
for, at der vil vÃ¦re et lÃ¦k af perlite.
Â 
Nordisk Perlite har i 2020 ivÃ¦rksat flere nye tiltag, som har bevirket, at stÃ¸v ved leverancer af rÃ¥perlite er minimeret.
Kigger man pÃ¥ leverancer i 2020 har der ikke vÃ¦ret stÃ¸vproblemer ud over en time i marts, hvor der opstod et teknisk



problem, som var uforudsigeligt, og dette er nu blevet forebygget. Virksomheden hÃ¥ber pÃ¥ snart at kunne fÃ¥ sat
byggeriet i gang. SÃ¥ de kan fÃ¥ fokus pÃ¥ at gÃ¸re verdens grÃ¸nneste og mest bÃ¦redygtige perlitefabrik, mere
bÃ¦redygtig.
Â 
Forvaltningen har i forbindelse med behandling af sagen fÃ¥et en juridiske belysning af sagen fra Horten advokatfirma.
Â 
Advokatfirmaet Hortens vurdering af sagen:
PÃ¥ baggrund af de foreliggende oplysninger om, at det ansÃ¸gte byggeri ikke vil fÃ¸re til en forÃ¸gelse af trafik eller
stÃ¸j- og stÃ¸vemissioner fra virksomheden, vurderes det, at en hensyntagen til sÃ¥danne emissioner fra virksomheden
â€“ dels ved den eksisterende indretning af ejendommen og dels ved en Ã¦ndret indretning ved opfÃ¸relsen af det
ansÃ¸gte byggeri â€“ ikke kan fÃ¸re til et afslag pÃ¥ landzonetilladelse til det ansÃ¸gte.
Â 
Det vurderes sÃ¥ledes, at der ikke vil komme yderligere stÃ¸vgener pÃ¥ virksomheden i forbindelse med opfÃ¸relse af
lagerhallen. Det vurderes endvidere, at ved en stÃ¸rre lagerkapacitet vil det ikke lÃ¦ngere vÃ¦re nÃ¸dvendigt med mange
smÃ¥ leveringer. Der kan leveres stÃ¸rre mÃ¦ngder emballeret materiale af gangen pÃ¥ grund af den forÃ¸gede
lagerkapacitet. Der vil sÃ¥ledes ikke ske Ã¸get til- og frakÃ¸rsel til virksomheden.
Â 
Materialevalg og farver vil blive vurderet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Â 
Forvaltningen indstiller pÃ¥ baggrund af ovenstÃ¥ende vurdering, at der meddeles landzonetilladelse til det ansÃ¸gte
pÃ¥ vilkÃ¥r, at lagerhallen alene mÃ¥ benyttes til opbevaring af emballeret materiale og ikke til produktion.

Retsgrundlag
Planlovens Â§ 35 stk. 1.

Ã˜konomi
Sagen har ingen bevillingsmÃ¦ssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, MiljÃ¸ og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget udtaler med henvisning til tidligere sager, at udvalget er bekymret for om miljÃ¸lovgivningen vil blive
overholdt.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020
Udvalget bemÃ¦rker, at det har noteret sig bemÃ¦rkningerne i det juridiske notat.
Â 
Udvalget godkendte indstillingen.
Â 
Afbud: Ã˜zgen YÃ¼cel (V)

Bilag

Ansøgning

Bemærkninger fra naboer og parter

Bemærkninger fra ejer

Juridisk belysning af sagen

Landzonetilladelse til opførelse af ny lagerhal samt tilbygning til eksisterende kontorbygning - NMK 04022020

Landzonetilladelse til opførelse af ny lagerhal samt tilbygning til eksisterende kontorbygning - NMK 11082020

Landzonetilladelse til opførelse af ny lagerhal samt tilbygning til eksisterende kontorbygning - NMK 31032020



Punkt 3: Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende
kontorbygning på virksomheden Nordisk Perlite

19/8311

Indstilling
Direktionen indstiller:

1. at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter at meddele landzonetilladelse til opførelse af en tilbygning til
eksisterende kontorbygning på virksomheden Nordisk Perlite

2. at Natur, Miljø og Klimaudvalget udtaler sig i sagen.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal beslutte, om der skal meddeles landzonetilladelse til
opførelse af en 150 m² tilbygning til eksisterende kontorbygning på virksomheden Nordisk Perlite, beliggende på
Hammersholt Erhvervspark 1-7, 3400 Hillerød.
 
Sagen er tidligere blevet behandlet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12. august 2020 sammen med en
ansøgning om opførelse af en ny lagerhal. Virksomheden er blevet bedt om at indhente supplerende oplysninger til sagen.
Virksomheden har herefter ønsket, at de 2 sager behandles separat. Virksomheden begrunder dette med, at de supplerende
oplysninger ikke vedrører opførelse af en kontorbygning, men alene opførelsen af en ny lagerhal.
 
Der skal således tages stilling til opførelse af en ny lagerhal i et separat dagsordenspunkt.
 
Ansøgning
Der søges om tilladelse til at opføre en tilbygning på 150 m² til den eksisterende kontorbygning på virksomheden.
Begrundelsen for ansøgningen er at forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold for virksomhedens medarbejdere. Antallet
af medarbejdere øges ikke ved den nye tilbygning.
 
Naboorientering
Sagen har været sendt i naboorientering til de nærmeste naboer, Danmarks Naturfredningsforening, Brødeskov Lokalråd
samt Foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd.
 
I den forbindelse er der indkommet bemærkninger til sagen fra naboer, Hillerød Lilleskole, Foreningen Rent Miljø i
Hillerød Syd og Danmarks Naturfredningsforening.
 
Opsummering af bemærkningerne vedr. kontorbyggeriet er følgende:

Ansøgningen betyder, at virksomheden igen ønsker at udvide produktionsapparatet
En virksomhed udvider ikke med 149 m² kontorbygning uden et ønske om flere medarbejdere. Ifølge tegningerne
øges med min. 4 arbejdspladser
Lokalplanens idemæssige indhold er ikke opfyldt. Den beskriver, at formålet med lokalplanen er at regulere, at den
fremtidige anvendelse skal tage hensyn til det nærliggende boligområde
Valg af materialer til byggeriet overholder ikke lokalplanen
Reference til den igangværende sag omkring miljøforholdene på fabrikken. Antager at virksomheden med de
ønskede udvidelser på sigt vil udvide produktionen og medarbejderantallet.

 
Der vedlægges bilag med de modtagne bemærkninger fra naboer og øvrige parter.
 
Efterfølgende har ansøger og bygherre sendt sine kommentarer til de modtagne bemærkninger:

Øger ikke antallet af medarbejdere. Kontorbygningen er alene en forbedring af de eksisterende forhold på
virksomheden, herunder kantineforholdene
Materialevalget til bygningen holdes i samme farve som eksisterende byggeri.

 
Der vedlægges bilag med ansøgers bemærkninger til naboorienteringen.
 
Planmæssige forhold



Ejendommen er omfattet af lokalplan 243 for Hammersholt erhvervsområde. Lokalplanens formål er at skabe
byplanmæssig hjemmel for byggeri i Hammersholt erhvervsområde samt at regulere områdets anvendelse til
erhvervsformål, således at der ikke opstår konflikter i forhold til det nærliggende boligområde.
 
Området er med lokalplanen fastholdt i landzone og er uden bonusvirkning. Den manglende bonusvirkning betyder, at det
ønskede byggeri ligeledes skal godkendes efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse).
 
Ansøger oplyser, at produktionen ikke ændres eller forøges, og at der ikke ændres i antallet af medarbejdere, men alene
skabes bedre arbejdsmiljømæssige forhold på virksomheden.
 
Forvaltningen har i forbindelse med behandling af sagen fået en juridiske belysning af sagen fra Horten advokatfirma.
 
Advokatfirmaet Hortens vurdering af sagen:
På baggrund af de foreliggende oplysninger om, at det ansøgte byggeri ikke vil føre til en forøgelse af trafik eller støj- og
støvemissioner fra virksomheden, vurderes det, at en hensyntagen til sådanne emissioner fra virksomheden – dels ved den
eksisterende indretning af ejendommen og dels ved en ændret indretning ved opførelsen af det ansøgte byggeri – ikke kan
føre til et afslag på landzonetilladelse til det ansøgte.
 
Det vurderet, at kontorbygningen opføres med henblik på at forbedre forholdene for medarbejderne på virksomheden.
 
Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående vurdering, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.
 
Materialevalg og farver vil blive vurderet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Retsgrundlag
Planlovens § 35 stk. 1.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget havde ingen bemærkninger.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020
Udvalget bemærker, at det har noteret sig bemærkningerne i det juridiske notat.
 
Udvalget godkendte indstillingen.
 
Afbud: Øzgen Yücel (V)
 

Bilag

Ansøgning

Bemærkninger fra naboer og parter

Bemærkninger fra ejer

Juridisk belysning af sagen

Landzonetilladelse til opførelse af ny lagerhal samt tilbygning til eksisterende kontorbygning - ABT 01042020

Landzonetilladelse til opførelse af ny lagerhal samt tilbygning til eksisterende kontorbygning - ABT 05022020

Landzonetilladelse til opførelse af ny lagerhal samt tilbygning til eksisterende kontorbygning - ABT 12082020



Punkt 4: Unicon - Falkevej 18 - revurdering af miljøgodkendelse

20/2992

Indstilling
Direktionen indstiller til, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender, at der meddeles revideret miljøgodkendelse af
Unicons betonblandeanlæg på Falkevej 18.

Sagsfremstilling
Unicon A/S har ansøgt Hillerød Kommune om revideret miljøgodkendelse af eksisterende betonblandeanlæg på Falkevej
18 i Hillerød, erhvervsområde Ullerød.
 
Unicon ønsker en gennemgribende renovering af eksisterende værk og vaskeplads. Det eksisterende anlæg og dets
indretning har udfordringer med at overholde støjgrænserne. Efter renovering og nyetablering af støjvægge kan
støjgrænserne overholdes ved alle naboer. Støjberegning, foretaget af certificeret rådgiver, viser at støjgrænser kan
overholdes. Støjberegningen kan ses i bilag 2. Unicon ønsker ikke forøget produktion, så der er ikke tale om en udvidelse,
kun en renovering af værket.
 
Forvaltningen har foretaget partshøring af de omkringboende naboer på Falkevej nr. 23, 25, 27 og 29. Forvaltningen har
ikke modtaget kommentarer eller indsigelser fra de omkringboende naboer, heller ikke fra tidligere klager fra Falkevej 27.
 
Det eksisterende anlæg er bygget i 1967 og renoveret i 1981. Eksisterende miljøgodkendelse er fra 3. marts 1981 med
ændring af støjkrav i 2002.
 
Unicons reviderede miljøgodkendelse er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen. Standardvilkårene er i hovedsagen
indsat i godkendelsen, men er også suppleret med individuelle vilkår i overensstemmelse med virksomhedens ansøgte
indretning og drift og med hensyn til, at Hillerød Kommune er beliggende i et OSD-område (Område med Særlige
Drikkevandsinteresser).
 
Forvaltningen gør opmærksom på vilkår 40 omhandlende virksomhedens støjgrænser og produktionsstart samt vilkår 49
omhandlende dispensationsmulighed til døgnstøbning. Vilkårene er beskrevet nedenfor.
 
Vilkår 40
Støj fra virksomheden er ikke reguleret af standardvilkår, i stedet er der taget udgangspunkt i støjvejledningen. Der er søgt
om start af dagperiode kl. 06.00 i støjmæssig henseende (hvilket virksomheden har haft tilladelse til siden den første
miljøgodkendelse i 1981). Det vil derfor være dagperiodens støjgrænseværdier, der er gældende for aktiviteter fra kl.
06.00 til 07.00. Jævnfør støjvejledningen fra Miljøstyrelsen hører tidsrummet fra kl. 06.00 til 07.00 normalt til
natperioden, hvor støjgrænserne er lavere.
 
Støjvejledningen åbner mulighed for, at der kan ske afvigelse fra den tidsmæssige definition af dag, aften og nat.
Virksomheden har siden den første miljøgodkendelse i 1981 haft tilladelse til, at grænsen for dagtimen rykkes til kl.
06.00. Virksomheden har brug for produktionsstart fra kl. 06.00, da det er vigtigt, at betonen leveres til kunderne tidligst
muligt, da betonen efter støbningen kræver efterbehandling. En anden årsag er, at betonen udvikler varme. Og den må
ikke blive for varm, da den så vil revne under hærdeprocessen. Derfor har mange kunder, især om sommeren, brug for
tidlig levering.
 
Virksomheden har arbejdet for at mindske støjen fra aktiviteterne, såsom fjernelse af kompressor lyd fra tankbiler,
indfasning af elektrisk drevne tromler, afskærmning m.m. Støjen vil dog ikke kunne overholde natgrænseværdierne.
Derfor har virksomheden søgt om, at timen fra kl. 06.00-07.00 henføres til dagtimerne.
 
Støjvejledningen åbner mulighed for at, hvis virksomhedens arbejde kræver, at virksomheden begynder særlig tidligt om
morgenen, kan grænsen mellem nat og dag fastsættes til kl. 06.00. Det vurderes, at dette fortsat er tilfældet for Unicon på
Falkevej. Således fastsættes timen fra kl. 06.00-07.00 til at henhøre til dagtimerne.
 
Vilkår 49
I miljøgodkendelsen er der indsat vilkår om at Hillerød Kommune i helt særlige tilfælde, og max 2 gange om året, kan
give dispensation til fravigelse fra grænseværdierne for støj for aften- og natperioder. Virksomheden har i særlige tilfælde
i forbindelse med døgnstøbning behov for at arbejde i aften- og natperioder. Døgnstøbning kan være nødvendigt i
forbindelse med meget store byggeprojekter. Ansøgning om dispensation skal senest 2 uger før iværksættelse af udvidet
drift anmeldes til Hillerød Kommune.



Retsgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1218 af 25 november 2019, § 33

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til revideret miljøgodkendelse Unicon - 11 november

Bilag 2 - Støjberegning



Punkt 5: Orientering om status på sagen om udvidelse af Hanebjerg
Skyttecenter

20/15633

Indstilling
Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget tager orienteringen om status i sagen om udvidelse af Hanebjerg
Skyttecenter til efterretning.

Sagsfremstilling
Efter ønske fra formanden orienterer forvaltningen mundtligt om status på sagen om udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter.
 
Hanebjerg Skyttecenter har henvendt sig til kommunen ifm en påtænkt udvidelse af deres anlæg. Eventuel udvidelse skal
behandles jf. både planloven og miljøbeskyttelsesloven.
 
Sagen om lokalplanprioriteringen har senest været behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12. august 2020
og i økonomiudvalget den 19. august 2020. Ved udvalgsbehandlingen i september 2019 blev det besluttet, at ansøgning
fra Hanebjerg Skyttecenter kan fremmes, når der er dokumentation for at projektet reducerer støjen for de
omkringboende. Ansøger har herefter sendt støjberegning med støjudbredelseskort.
 
Det er forvaltningens vurdering, at projektet er at betragte som en udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter. Skyttecenteret
udvides fysisk/arealmæssigt med 8 nye skydebaner og derfor bidrager udvidelsen til en forøgelse af den samlede støj fra
Hanebjerg Skyttecenter. Forvaltningen vurderer, at projektet vil have nogle positive effekter for støjen, gældende for visse
skydninger men kun for boliger sydvest for skyttecentret ved Kurreholmvej. Disse afledte støjreduktioner har stort set
ingen effekt i forhold til de naboer, der oplever den største støjbelastning fra skyttecenteret på mellem 70-75 dB(A)I, hvor
70 dB(A)I er grænsen for, hvad man ville kunne tillade i dag. Således vurderes den beskrevne støjdæmpning som værende
af et meget begrænset omfang og ikke målrettet der, hvor der er størst behov, fx de boliger der udsættes for den
maksimale støjbelastning på 75 dB(A)I.
 
Eventuel udvidelse af Hanebjerg Skyttecenter vil efter forvaltningens vurdering forudsætte en behandling af sagen i
Natur, Miljø og Klimaudvalget idet forvaltningen vurderer, at det i givet fald vil kræve en helt ny miljøgodkendelse.
 
På mødet vil forvaltningen gøre rede for:

Gældende godkendelse som Skyttecenter
Indledende vurdering af fremsendt materiale i forhold til støj
Vurdering af lovgrundlaget ift. behandling af projekt om udvidelse af skyttecenteret.

 
Til orientering kan oplyses at forvaltningen har holdt et møde med Skyttecenteret om sagens behandling i november 2020.
Udvalget er derudover blevet orienteret om støjklager 6. februar 2018 og naboer til Hanebjerg Skyttecenter havde
foretræde for udvalget 5.november 2019 hvor støj blev drøftet.

Retsgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget tog orienteringen til efterretning.



Punkt 6: Strategisk energiplan, fossilfri varmeforsyning - anlægsbevilling

20/17748

Indstilling
Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der meddeles
anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-0000065502
Strategisk energiplan for Hillerød Kommune - fossilfri varmeforsyning.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-
0000065502 Strategisk energiplan for Hillerød Kommune - fossilfri varmeforsyning - med henblik på igangsættelse af
projektet.
 
Af budgetaftale 2021-2024 fremgår det:
 
”Vi skal som forsyningsmyndighed sikre mulighed for fossilfri varmeforsyning i hele kommunen. De fleste borgere i
vores kommune forsynes af Hillerød Varme A/S med billig og stadig mere bæredygtig fjernvarme. De kommunalt ejede
forsyningsselskaber er en hovedfaktor i kommunens grønne omstilling og den fornyede ejerstrategi for vores
forsyningsselskaber vil have fokus på bæredygtighed, forsyningssikkerhed, udviklingsarbejde, åbenhed og kundeservice.
Gennem en strategisk energiplan vil vi kortlægge nuværende varmeanlæg og pege på en samlet bæredygtig
energiplatform for hele kommunen”.
 
Forvaltningen forventer at forelægge en proces for gennemførelsen af projektet i 1. kvartal 2021.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi
Det i Budget 2021-2024 afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. på XA-0000065502 Strategisk energiplan for Hillerød
Kommune - fossilfri varmeforsyning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.



Punkt 7: Nyt liv til Pøle Å - anlægsbevilling

20/17768

Indstilling
Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget at indstille til byrådet, at meddele
anlægsbevilling til udgifter på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024 på XA-
0000007104 Nyt liv til Pøle Å.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til XA-
0000007104 Nyt liv til Pøle Å – med henblik på udførelse af projektet.
 
Projektet er et at de projekter, som er medtaget i kommunens vedtagne strategi for bynatur og dermed et led i
realiseringen af denne.
 
Anlægsønsket omhandler forarbejdet med projektet som vil være teknisk notat om muligheder samt en forundersøgelse
for at afdække mulighederne af om rørlagte strækninger kan åbnes til glæde for naturen. Endvidere vil det blive vurderet,
om der kan skabes større landskabelig sammenhæng mellem omgivende byområder og de strækninger af Pøle Å, der ikke
er rørlagt.
 
Der skal herefter foretages detailprojektering af de enkelte projekter med henblik på beregning af de konkrete
anlægsomkostninger.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi
Der er i Budget 2021-2024 afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr. til XA-0000007104 Nyt Liv til Pøle Å.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.



Punkt 8: Spildevandstakster for tømningsordning i 2021

18/18163

Indstilling
Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke for 2020
2. at tage orienteringen om processen for de øvrige spildevandstakster for 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender taksterne for tømning af husspildevandstanke og
videresender sagen til økonomiudvalg og byråd. Herudover orienterer forvaltningen om, at taksterne for 2021 for
spildevandsafledning bliver fastsat af bestyrelsen i Hillerød Forsyning, hvorefter Hillerød Kommune orienteres primo
2021.
 
Byrådet skal en gang årligt godkende taksterne for tømning af husspildevandstanke. Taksterne fremgår af bilaget
’Takstblad tømningsordning 2021’ der er vedlagt som bilag.
 
I forhold til taksterne fra 2020 er der følgende ændringer:
 
Grundtaksten - stiger med 56 kr.
Tømning af bundfældningstanke mindre en 3,0 m3 - stiger med 138 kr.
Volumen større end 3,0 m3 - stiger med 13 kr.
Samletanke op til 3,0 m3 - stiger med 125 kr.
Samletanke over 3,0 m3 - stiger med 13 kr.
Flere tanke på samme ejendom - stiger med 104 kr. (pr. tank)
 
Hillerød Spildevand oplyser, at ændringerne skyldes en prisregulering hos deres leverandør samt en akkumuleret
underdækning de foregående år. En underdækning opstår, når spildevandsselskabet opkræver færre indtægter end
omkostningerne til tømningsordningen i et givent år. En underdækning medfører derved, at kunderne skylder
spildevandsselskabet penge.
 
Ifølge betalingslovens § 3 fastsætter spildevandsselskaberne en gang årligt den variable kubikmetertakst. Selskabet
fastsætter taksterne i henhold til Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme, jf. § 6 i lov om vandsektorens
organisering og økonomi. På denne baggrund skal byrådet alene orienteres om taksterne for spildevand. Hillerød
Spildevand forventer, at taksterne for vandafledning bliver godkendt på deres bestyrelsesmøde primo december, herefter
vil forvaltningen orientere om taksterne i første kvartal af 2021.

Retsgrundlag
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven), § 3.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen.
 
Udvalget beder fremover om, at relevante regnskaber fra Hillerød Forsyning vedlægges i sager om takster.
 
Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Takstblad tømningsordning 2021



Punkt 9: Orientering om status for separatkloakering af midtbyen og mål
for vandkvaliteten i Slotssøen

18/9987

Indstilling
Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, at:

1. udvalget tager status for projektet omkring separatkloakering af Hillerød Midtby til efterretning.
2. udvalget taget orienteringen om mål for vandkvaliteten i Slotssøen til efterretning.

Sagsfremstilling
Hillerød Spildevand A/S har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en Masterplan for separatkloakering i Hillerød
Midtby. Natur, Miljø og Klimaudvalget blev den 2. juni 2020 orienteret om Masterplanen. Herudover har udvalget
løbende været orienteret om projektet i forhold til borgerinddragelse/kommunikation og principper for udledning af
regnvand til Slotssøen.
 
Status for projektet omkring separatkloakering af Hillerød midtby er, at Hillerød Spildevand er ved at konkretisere de
enkelte projekter. Der er nu valgt de bedste løsninger i de forskellige delområder, ud fra betragtninger omkring miljø og
økonomi. Herudover er der sikret en hydraulisk sammenhæng i de enkelte delområder og samlet set. Dette er opsamlet i
Masterplanen, der blev forelagt på mødet den 2. juni 2020.
 
Til at starte med skal området omkring Posen og Slotsgade realiseres. Anlægsarbejdet er tidssat til at skulle starte i sidste
halvdel af 2021. Herudover arbejder Hillerød Spildevand videre med at udvikle den renseløsning, der både kan leve op til
krav og rammer omkring rensning, samt opfylde de krav som Slots- og Kulturstyrelsen har til løsningens usynlighed.
Herudover skal løsningen leve op til de bestemmelser, der er i fredningsbestemmelsen for Slotssøen, dette betyder blandet
andet, at brinken i søen ikke må berøres.
 
I forhold til renseløsningerne har Hillerød Spildevand afholdt et seminar med forskellige producenter af teknologier, der
kan leve op til de strenge rensekrav, der er ved udledning til en sø. Mange teknologier har derfor allerede været afprøvet i
teorien, og mange er også fravalgt på baggrund af kravene fra enten Slots-og Kulturstyrelsen (usynlighed) eller rensekrav.
Hillerød Spildevand har endnu ikke fastlagt sig på en endelig løsning, men arbejder nu med 2-3 alternativer. Herudover
skal det bemærkes, at såfremt Hillerød Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen samt erhvervsdrivende og handlende ønsker
arealanvendelse bibeholdt omkring Slotssøen, så skal en løsning være så lidt pladskrævende som muligt.
 
Forvaltningen er på baggrund af Masterplanen ved at udarbejde et tillæg til spildevandsplan 2018-2021 og en
miljøvurdering. Udvalget vil se den i første kvartal af 2021.
 
I august inviterede Hillerød Spildevand i samarbejde med C4 og byforum til informationsmøde for ejendomsejere og
erhvervsdrivende. På mødet var der ca. 20 ud over forvaltningen og Hillerød Spildevand med rådgivere. Flere var positivt
indstillet over for projektet. Dog var der en del bekymring over de trafikale forhold ved anlægsarbejdet. Dette arbejdes der
videre med således det sikres, at det stadig vil være muligt at komme ind til bymidten og rundt i gågaden under
anlægsarbejdet. Anlægsarbejderne i de enkelte projektområder fordeles i hele midtbyen, således adgangsforholdene sikres
bedst muligt. Arbejdet strækker sig til 2029.
 
Forvaltningen har startet processen med renovering af Slotsgade. Selve anlægsarbejdet tager afsæt i rækkefølgeplanen for
separatkloakering af midtbyen. Det betyder, at der er rådgiverudbud i november 2020 og anlægsopstart i september 2021.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget blev i november 2020 informeret om tidsplanen. Sideløbende med kommunens
arbejder, er Hillerød Spildevand ved at projektere vandrender og øvrige elementer til håndtering af regnvandet i
Slotsgade.
 
Mål for vandkvalitet - Slotssøen
Som tidligere nævnt er Frederiksborg Slotssø i dårlig økologisk tilstand, vurderet på baggrund af indholdet af klorofyl. I
Statens vandområdeplan er der beskrevet et indsatsbehov for at sikre en bedre tilstand i søen. Indsatsbehovet er beskrevet
som en reduktion af fosfortilledningen på 113 kg fosfor/år. Fosfor er derved et af de parametre, der har betydning for den
vandkvalitet der er i søen og har betydning for den dårlige økologiske tilstand som søen er i. Den dårlige tilstand skydes
”gamle syndere”, hvor spildevandet blev ledt til søen. Under de nuværende forhold er det en lille regnvandsmængde der
ledes til søen, hvorfor den dårlige tilstand vil være længe om at blive forbedret.
 



I september udførte Hillerød Spildevand et forsøg i Slotssøen. Det var et fosforfældningsforsøg med aluminium. Forsøget
skulle vise, om det var muligt at opnå en tilstrækkelig rensning af fosfor i regnvandet inden udledning til søen. Resultatet
er, at det er muligt at rense regnvandet tilstrækkeligt således, at det kan udledes til Slotssøen uden at forringe søens
miljøtilstand.
 
Både forvaltningen og Hillerød Spildevand har som målsætning at vandkvaliteten i Slotssøen skal forbedres. Derfor
arbejdes der netop med en overordnet ramme der skal sikre, at projektet bidrager til og ikke er til hinder for, at Slotssøen
når en god økologisk tilstand på sigt.
 
Projektet forventes derfor at forbedre miljøtilstanden og vandkvaliteten i Slotssøen som følge af, at opholdstiden forkortes
og fosfor udvaskes (mere vand ledes gennem søen). Årsagen er, at det regnvand der skal udledes til Slotssøen vil
indeholde en lavere koncentration af fosfor end den koncentration der er i søen i dag.
 
Det er ikke kun Slotssøen hvori en forbedring af vandkvaliteten vil opleves. Som følge af de reducerede overløb fra
fælleskloakken i Hillerød midtby, vil vandkvaliteten også blive forbedret i Pøle Å. Forholdene i det øvrige Pøle Å-system
(Engsøerne og Arresø) og Roskilde Fjord forbedres også (dog marginalt). Årsagen er, at de reducerede overløb fra
fælleskloakken også betyder en reduceret udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor, som har stor betydning for
tilstanden i fjorde og søer. Projektet vil derved også bidrage til en forbedret vandkvalitet langt væk fra Hillerød midtby.
Disse forventede effekter er netop baggrunden for, at staten i Vanområdeplan II har udpeget overløb fra fælleskloakken i
Hillerød, som værende en årsag til de dårlige forhold i Pøle Å.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Hillerød Forsyning estimerer et foreløbigt budget for separeringen af fællessystemet i midtbyen på 238 mio. kr. ekskl.
moms og desuden en risikoreserve på 68 mio. kr. ekskl. moms. Der er tale om et tidligt estimat, og derfor er beløbet i
sagens natur usikkert.  Budgettet vil senest blive revideret i 2022, når forsyningen har fået flere erfaringer fra de første
projekter. Projekterne finasieres af spildevandstaksterne.
 
I forbindelse med Hillerød Kommunes budget 2021-2024 er der afsat 4,9 mio. til gågadebelægning i Slotsgade, det
samlede budget for renovering af Slotsgade er derved øget fra 8,5 mio. kr. til 13.5 mio.kr.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget tog orienteringen til efterretning.



Punkt 10: Offentlighedens adgang - alternativ sti ved Jernvedvej 5

18/4967

Indstilling
Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, at udvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
På baggrund af en anmeldelse fra en beboer i området, har forvaltningen den 15. marts 2018 meddelt varsel af påbud og
partshøring vedr. ulovlige skilte med ”Privat grund – ingen adgang for uvedkommende” til ejerne af ejendommen
Jernvedvej 5. Sagen blev behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 14. august 2018 (se bilag 1) og igen den 2.
oktober 2018 (se bilag 2).
 
Forvaltningen vil på mødet give en mundligt orientering om sagens status.

Retsgrundlag
Naturbeskyttelseslovens §§ 26 og 73 samt lov om mark- og vejfred § 17.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Forvaltningen bedes undersøge hvad der skal til, for at ejer kan etablere en farbar sti af samme beskaffenhed som
eksisterende trampestier i området.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3 Kort



Punkt 11: Naturområdet - orientering om igangværende aktiviteter

20/17104

Indstilling
Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget:

1. at udvalget tager orienteringen om gennemgang af igangsatte tiltag og aktiviteter til efterretning
2. at udvalget ikke igangsætter udarbejdelse af en naturpolitik.

Sagsfremstilling
Udvalget har bedt forvaltningen om at give et overblik over, hvilke strategier, visioner, planer, tiltag mv. kommunen har
på naturområdet. Desuden har udvalget bedt om en vurdering af behov og omkostninger ved at samle og eventuelt
supplere ovenstående i en samlet naturpolitik, inspireret af idekatalog fra Danmarks Naturfredningsforening om
kommunale naturpolitikker.
 
Nedenfor gives et overblik over strategier, planer, visioner, aftaler, m.m. som helt eller delvist har natur og biodiversitet
som fokusområde. Se bilag 1 for kort og lister over de vigtigste tiltag som er udført siden 2010.
 
Planstrategi 2020
Forslag til Planstrategi 2020 (i høring i september og oktober 2020) opstiller bl.a. målsætninger og initiativer for
kommunens natur, som gælder i den kommende planperiode.
 
Målsætninger:

Hillerød Kommunes placering, som den kommune med syvende mest biodiversitet, skal fastholdes
Der skal gives plads til naturen på landet og i byerne i samarbejde med borgere og foreninger, baseret på
frivillighed og engagement
Naturområder skal have plads og forbindes for at understøtte og øge levesteder for truede arter.

 
Initiativer (udvalgte):

Kommunale naturområder plejes for at opnå en god naturtilstand med et rigt dyre- og planteliv
I planperioden udarbejdes en biodiversitetsplan med redskaber og mål for en mere artsrig natur
Ved byomdannelse sikres mulighed for begrønning
Grønne friarealer i nye byområder anlægges med fokus på at højne biodiversitet.

 
Kommuneplan
I næste kommuneplan udpeges Grønt Danmarkskort, hvor naturen skal prioriteres i planlægningen. Det grønne
Danmarkskort indeholder EU-beskyttede og andre værdifulde naturområder samt forbindelser mellem områderne. Det
Grønne Danmarkskort skal sikre sammenhæng mellem naturområder både i kommunen og i regionen. Udarbejdelse af
Grønt Danmarkskort igangsættes ultimo 2020.
 
Naturkvalitetsplan
I juni 2013 vedtog det daværende Miljø- og Teknikudvalg en Naturkvalitetsplan. Planen er senest revideret i 2015.
Planens formål er:

at skabe overblik over kommunens naturværdier
at sikre og øge mangfoldigheden af dyr, planter og naturtyper i kommunen (biodiversiteten)
at sikre, at der er et alsidigt udvalg af naturområder, store som små, således at dyr og planter kan sprede sig i
landskabet og ikke bliver isoleret
at borgere og interesseorganisationer kan finde viden om kommunes naturområder samt hente inspiration til selv at
arbejde videre med større eller mindre tiltag for at bevare og forbedre naturværdierne.

 
Naturkvalitetsplanen opstiller konkrete målsætninger for udvalgte, sjældne arter/artsgrupper/naturtyper og er løbende
opdateret og udvidet i takt med, at forvaltningen har fået øget kendskab til forekomst af sjældne arter samt værdifulde
naturområder i kommunen.



 
Strategi for Bynatur
I april 2020 vedtog udvalget ”Bynatur - Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune”. Strategien danner det konkrete
afsæt for at skabe mere natur i byområder i Hillerød Kommune samt grønne og oplevelsesrige byer med en varieret flora
og fauna, til glæde for alle der færdes i byerne.
 
I strategien kan borgere og foreninger hente inspiration til selv at handle og orientere sig om kommunens retningslinjer.
Strategien er desuden tænkt som et redskab, som både politikere, forvaltning og kommunens rådgivere skal tage afsæt i,
når vi italesætter bynatur og implementerer bynatur i planer og projekter.
 
Budgetaftale
I budgetaftalen for 2021 handler punkt 91 om biodiversitet, citat fra budgetaftalen; ”vi vil give naturen bedre plads og
arbejde videre med mere blomstrende byer og områder. Vi har vedtaget strategi for bynatur, vi fortsætter med at omlægge
arealer til mere biologisk mangfoldighed og glæder os over, at flere af kommunens virksomheder tager ansvar for at
tilgodese bynaturen på deres arealer. Vi vil fortsætte samarbejdet med virksomhederne ved at tilbyde partnerskaber,
rådgivning og støtte til at skabe mere biodiversitet”.
 
Øvrigt
Af øvrige indsatser og tiltag på naturområdet kan nævnes; tilmelding til kampagnen Giftfri have i 2020; bekæmpelse af
kæmpe bjørneklo; forbud mod at anvende kemiske bekæmpelsesmidler på kommunale arealer; løbende dialog og
rådgivning af lodsejere, virksomheder og grundejerforeninger om hvordan man kan øge biodiversiteten på sine arealer;
udarbejdelse af naturhandleplaner og gennemførelse af projekter som følger heraf (for Natura 2000-områder);
gennemførelse af indsatser i statens vandområdeplaner i form af konkrete projekter i vandløb, søer og lavbundsarealer;
monitering af effekten af den udførte naturpleje.
 
Som eksempler på tiltag, der er udført jf. Naturkvalitetsplanen, kan nævnes ca. 70 vandhulsprojekter og naturpleje på 15
af de mest værdifulde naturområder i kommunen, som er levested for en række sjældne og rødlistede arter. Desuden er der
gennemført 12 projekter med naturforbedrende tiltag i vandløb samt pleje af en række fortidsminder. I byområderne er der
i tråd med Strategi for Bynatur gennemført en række større og mindre tiltag for at fremme biodiversiteten her. Projekterne
er udført i samarbejde med private lodsejere og virksomheder, og for kommunale-, nationale- samt EU-midler.
 
Formidling
Indsatsen på naturområdet formidles løbende på kommunens hjemmeside i rapporter, kort og aktuelle nyheder. Desuden
ved opslag på kommunes Facebook-side samt lejlighedsvis i artikler i lokalaviser.
 
Vurdering
Siden vedtagelse af Naturkvalitetsplanen har denne været helt central i kommunens indsats på naturområdet, hvor det
sjældne og unikke har været i fokus. Med vedtagelse af Strategi for Bynatur er indsatsen udvidet med en række tiltag, der
i højere grad gavner den brede biodiversitet, dér hvor kommunens borgere bor og opholder sig. Sammen med de øvrige
tiltag, som er skitseret ovenfor, er der således allerede besluttet og igangsat en omfattende indsats på naturområdet i
Hillerød Kommune.
 
Forvaltningen vurderer, at processen med at udarbejde en egentlig naturpolitik vil tage ca. 1 år, og at udarbejdelse af en
Biodiversitetsplan, jf. forslag til Planstrategi 2020, bør afvente endelig vedtagelse af en eventuel naturpolitik.
 
Det er forvaltningens vurdering, at en naturpolitik ikke nødvendigvis vil tilføre mere værdi for naturen og borgerne end en
Biodiversitetsplan. Dette skal ses i sammenhæng med den indsats, som allerede sker, og de ressourcer som det vil kræve
at udarbejde en naturpolitik. Endvidere vurderer forvaltningen, at en Biodiversitetsplan, som eventuelt samler flere af
ovenstående indsatser, vil være et godt grundlag for det videre arbejde med at øge biodiversiteten i kommunen. Efter
forvaltningens vurdering er det helt afgørende at den plan der arbejdes efter indeholder konkrete målsætninger,
virkemidler og prioriteringer, samt, at der er afsat midler til at gennemføre de konkrete tiltag.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om at Hillerød Kommune allerede har igangsat og besluttet mange
aktiviteter, planer og politikker vedr. natur. Udvalget mener ikke, at der er behov for at lave en naturpolitik efter
Danmarks Naturfredningsforenings anvisning.



Bilag

Bilag 1 oversigt over tiltag



Punkt 12: Affaldsgebyrer 2021

20/17411

Indstilling
Direktionen indstiller at Natur, Miljø og Klimaudvalget, indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende
affaldsgebyrerne for 2021 jf. bilag 1 og 2.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende
affaldsgebyrerne for 2021.
 
Husstandsgebyr
I Hillerød Kommune er vi i mål med etablering af indsamlingsordninger ved parcel-og rækkehuse i forhold til
fokusfraktionerne: madaffald, plast, metal, pap, papir, glas og farligt affald i Ressourcestrategien ”Danmark uden Affald
2013”, den gældende nationale affaldsplan, og vi opnåede i 2019 en genanvendelsesprocent på 48,4 %, hvilket er i den
bedste tredjedel nationalt.
 
Etageboliger
Implementering af affaldsordning hos borgere i Hillerød, der bor i etageejendomme, er fortsat i gang. Det er
hovedsageligt mindre ejendomme på 6–50 boligenheder, som fortsat mangler at komme med i ordningen. Nybyggerier
omfattes af ordningen i planlægningsfasen i samarbejde med arkitekter og entreprenører.
 
De økonomiske konsekvenser ved etablering af nye affaldsordninger ved etageboliger med mere sortering og flere
affaldsbeholdere, er fortsat omkostninger til indkøb af beholdere, information og vejledning. Omkostninger er fordelt på
henholdsvis grund- og beholdergebyret.
 
Med regeringens seneste udspil, skal Hillerød Kommune udsortere yderligere to affaldsfraktioner. Det drejer sig om
tekstiler, som skal husstandsindsamles senest i 2022, samt fødevarekartoner (mælke- og juicekartoner og lignende), som
skal være implementeret fra juli 2021.
 
Ændringerne i Affaldsbekendtgørelsen har været i høring i efteråret 2020, og forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.
 
Der er ikke indregnet omkostninger til implementering af nye ordninger i Hillerød Forsynings budget 2021, da loven
endnu ikke er vedtaget. Hillerød Forsyning har ansvaret for hele affaldsområdet, herunder: håndtering, indsamling,
kundeservice, afsætning mv.
 
Husstandsgebyret består at 2 dele:
Grundgebyr:

dækker administration, indsamling og behandling af papir, glas, plast, småt metal, storskrald, haveaffald, flis, farligt
affald (batterier mv.) drift af genbrugsstation, og indkøb af nye beholdere mv.
Grundgebyret budgetteres til 2.532,50 kr. pr. husstand for parcel og rækkehuse. Det er en stigning på 14,5% i
forhold til 2020-gebyret og skyldes lavere genbrugsværdier for papir, pap og metal, øgede omkostninger for plast,
øgede udgifter til indsamling af haveaffald som følge af flere tilmeldinger og øgede vedligeholdelsesomkostninger
for drift af indsamling og genbrugsstation.

 
Beholdergebyr:

dækker administration, indsamling, behandling af rest – og madaffald og indkøb af nye beholdere mv.
Beholdergebyret for et beholdersæt (190l rest + 140 l mad) er faldet fra 2.105 kr. i 2020 til 1.910 kr. i 2021 –
svarende til et fald på 9,3%.

 
Gebyret for tømning af nedgravede beholdere er faldet mellem 2% og 16% afhængigt af størrelse og affaldsfraktion,
sammenlignet med 2020. Faldet skyldes hovedsageligt faldet i behandlingsomkostningerne for madaffald.
 
Sammenlagt stiger renovationsudgiften for en ”normalkunde” med 2,9% fra 4.317,50 kr. i 2020 til 4.442,50 kr. i 2021.
 



Indsamlingsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i omkostningerne til Fælles Affaldsindsamling A/S (FAI),
som er et samarbejde mellem Hillerød Affaldshåndtering A/S og Halsnæs Affaldshåndtering A/S.
 
Beskrivelse normalkunde Takster 2020 Takster 2021 Ændring

Grundgebyr + beholdergebyr Kr. 4.317,50 Kr. 4.442,50 2,9%
 
Opkrævning af 2018-takster i de første tre måneder af 2020 samt ekstra omkostninger i 2020 modregnet ændringer i
regulatoriske afskrivninger resulterer i et underskud på 3,3 mio. kr. i 2020, som affaldskunderne således skylder.
Budgettet skal i udgangspunktet balancere, men for at undgå for store udsving, kan det reguleres over flere år, som
foreslået nedenfor.
 
I forhold til budget 2020 stiger omkostningerne isoleret med 2,5 mio. kr. i 2021, hvilket giver en samlet underdækning på
5,8 mio. kr. Af dette beløb fremføres 4 mio. kr. til senere opkrævning i 2022-2024 for at undgå for store takststigninger i
2021. I alt resulterer det i en underdækning/øget omkostning til indregning i 2021 på 1,8 mio. (5,8 mio. – 4,0 mio. = 1,8
mio.).
 
Stigningen på gebyrerne i 2021 skyldes en række faktorer, bl.a.:

Ændringer

Ændringer i
budget i forhold
til budget 2020
(mio. kr.)

Bemærkninger

Tab grundet fald i indtægt på
genbrugsværdier. 1,2

Genbrugsværdier for papir, pap og
metal er faldet og omkostningerne til
plast er større.

Stigning i omkostning til
drift (FAI) 1,0 Opjustering af

vedligeholdsomkostninger.

Stigning i omkostning til
indsamling haveaffald 0,2

Flere tilmeldinger til afhentning af
haveaffald (beregnet på baggrund af
2020 tilmeldinger)

Fald i behandlingstaksten for
madaffald - 0,6  

Justering af drift
genbrugsstation 0,3 Opjustering af

vedligeholdsomkostninger.

Lønstigninger 0,3  

Fald i administrationsbidrag  - 0,7  

Affaldsmedarbejder 0,6 Lønomkostning

Regulatoriske ændringer 0,2  

Isoleret stigning 2,5  

Underdækning/underskud
2020 3,3  

Stigning i alt 5,8  

Fremføres til senere
opkrævning -4 Fremføres til senere opkrævning i

2022 - 2024

Samlet stigning i
omkostninger for 2021 1,8  

Tabel 1: Større ændringer på omkring 0,2 mio. og over.



 
Husstandsgebyret for 2021 indstilles af Hillerød Forsyning og fremgår af bilag 1.
 
Virksomhedsgebyr
Efter nedlæggelse af erhvervsadministrationsgebyret består affaldsgebyret for virksomhederne kun af et gebyr for adgang
til genbrugsstationerne (Tilmeldeordningen). Hvis en virksomhed ønsker at benytte genbrugsstationerne, skal der betales
et gebyr for adgang til genbrugsstationerne.
 
Genbrugspladsgebyr
I henhold til de aftaler, der er indgået mellem Vestforbrænding og de 18 deltagende kommuner i ”Tilmeldeordningen for
virksomheders betaling for adgangen til genbrugsstationerne”, har Vestforbrændings bestyrelse godkendt forslag til
gebyrer for 2021. Kommunerne i ”Tilmeldeordningen” skal efterfølgende hver især vedtage gebyrer for virksomheders
adgang til genbrugsstationerne for at disse er gyldige.
 
Den nuværende gebyrstruktur trådte i kraft d. 1. januar 2015 og er konstrueret på baggrund af en udtalelse fra
Statsforvaltningen og en efterfølgende dialog med Miljøstyrelsen. Der er på nuværende tidspunkt ingen anledning til at
overveje ændringer i strukturen.
Strukturen er defineret i 3 køretøjstyper hhv. personbil, kassevogn, ladvogn og i 4 virksomhedstyper:

1. Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald
2. Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere
3. Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) maks. 8 besøg/år
4. Øvrige virksomheder end de ovennævnte.

 
Se bilag 2.
 
De foreslåede gebyrer er baseret på resultaterne af Vestforbrændings brugerundersøgelser gennemført i 2018 og 2019.
Efter princippet om at forureneren betaler, tilpasses gebyrerne således omkostningen for den enkelte virksomheds- og
køretøjstype.
 
Øget besøgshyppighed for personbiler gør, at årskortgebyrerne foreslås hævet mellem 1.200 kr. (31 %) og 2.800 kr. (39
%). Årskort til personbiler udgør ca. 10 % af den samlede mængde årskort.
 
Årskort til kassebiler for håndværkere udgør ca. 65 % af den samlede mængde årskort, og de foreslåede gebyrer er stort
set uændrede. Årskort til kategorien ”kassebiler øvrige” udgør ca. 15 % af den samlede mængde årskort, og her foreslås
en stigning på 3.000 kr. (48 %). Besøgshyppigheden er steget for begge kategorier, men det opvejes af lavere
behandlingsomkostninger for håndværkerne, omvendt er der øgede behandlingsomkostninger hos kategorien ”øvrige”.
 
Årskortgebyrerne for håndværkere i ladvogne foreslås nedsat med mellem 900 kr. (-10 %) og 2.000 kr. (-12 %), hvilket
svarer til udviklingen hos engangsbilletterne. Som for engangsbilletterne er det også her faldende affaldsmængder, der er
forklaringen. Hos ”Øvrige” i ladvogne foreslås gebyret nedsat med 900 kr. (-8 %)
 
Genbrugspladsgebyr:

Dækker virksomheders adgang til genbrugsstationen
Opkræves enten som betaling pr. besøg eller som årsabonnement

Virksomhederne vælger selv, om de vil betale billet eller købe årsabonnement.
 
Gebyrerne indstilles af Vestforbrændings bestyrelse og fremgår af bilag 2.

Retsgrundlag
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 samt bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018
om affaldsregulativer, gebyrer og aktører.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
 
Affaldsordninger er gebyrfinansierede og underlagt "hvile i sig selv-princippet". Alle anlægs-og driftsopgaver inden for
affaldsområdet, herunder nye initiativer vil være finansieret af selskabet Hillerød Affaldshåndtering A/S.



Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen.
 
Udvalget beder fremover om, at relevante regnskaber fra Hillerød Forsyning vedlægges i sager om takster.
 
Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1: Affaldsgebyrer 2021

Bilag 2: Erhvervsaffaldsgebyrer 2021



Punkt 13: Evaluering af Teglgårdssøen som badesø

16/49345

Indstilling
Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget, at udvalget:

1. tager orienteringen om evaluering af i Teglgårdssøen som badesø til efterretning
2. drøfter hvordan de anlagte anlæg har fungeret, og hvordan der kan arbejdes videre med dem.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at udvalget får en orientering om en evaluering af Teglgårdssøen som badesø, samt drøfter,
hvordan de anlagte anlæg har fungeret, og hvordan der kan arbejdes videre med dem.
 
Forvaltningen etablerede i foråret 2020 badeområde på kommunal ejendom foran Frederiksborg Gymnasium og HF, hvor
der i forvejen er et åbent areal ned til søen. Der blev anlagt et strandområde med sand, opsat en badebro med platform og
bænk, en flytbar toiletvogn, redningskrans, affaldsstativer og informationsskilt. Bænk på bredden er blevet udskiftet. Der
var ikke en offentlig indvielse af badeanlæg pga. corona, men fra medio juni var muligt at benytte anlæg og søen som
bademulighed. Der er udtaget lovpligtige badeanalyser af vandet i hele badeperioden.
 
Evalueringen bygger på resultat af badeanalyser, tilbagemeldinger fra Frederiksborg Gymnasium og HF og Hillerød
Politi, suppleret med indtryk fra forvaltningens besigtigelser og drift. Evalueringen viser overordnet, at projektet har været
en succes. Resultat af badeanalyser har vist en god vandkvalitet i hele badesæsonen. Der har heller ikke været konstateret
algeopblomstringer.
 
Frederiksborg Gymnasium og HF oplyser, at badeområdet er blevet brugt rigtigt meget af såvel skolebørn, unge fra
gymnasiet og en del morgensvømmere. Der har været lidt problemer med affald, knuste flasker mm. i skolegården, men
forvaltningen har sørget for hurtig oprydning og det anses ikke som et problem. Hillerød Politi oplyser, at pt. ser det ikke
ud til, at badestedet giver de store gener for omkringboende. Grønt Råd har ikke bemærkninger til anlæg eller drift af
badesøen.
 
Forvaltningen har jævnligt foretaget besigtigelser med badeområde og anlæg. Badebro og strandområde med sand har
fungeret tilfredsstillende, og forvaltningen har ikke modtaget klager fra badende eller naboer i badesæsonen. Etablering af
flytbar toiletvogn i første badesæson var midlertidig indtil behov var nærmere afklaret. Den nuværende toiletkabine er en
simpel plastudgave uden vand eller el tilsluttet. Der er ikke afsat midler til opførelse af et permanent toilet. Tømning af
kabine sker ved slamsuger, og der gennemføres dagligt rengøring. Erfaringerne ved toiletdriften er, at typen af toilet ikke
æstetisk lever op til det sædvanlige niveau i Hillerød Kommune. Kvaliteten af det midlertidige toilet ikke er solidt nok til
offentlig brug i en længere periode, hvilket førte til flere mindre reparationer gennem badesæson. Toilettet er blevet tømt
hver 14. dag, hvilket vidner om en del benyttelse.
 
Anlægget af badesøen blev afholdt inden for den afsatte anlægsramme, og på baggrund af erfaringerne med drift i 2020
forventes følgende udgifter til drift i 2021:
 
Udgift: Beløb i kr

Leje af toilet inkl. renhold og tømning 65.000

Alm. renhold af området 100.000

Tiltag til gavn for vandkvalitet 50.000

Visuel inspektion af bund for farlige genstande 25.000

Sandfodring af badeområde 50.000

Anden drift. f.eks. vandprøver m.m. 50.000

I alt 340.000
 
Den afsatte driftsramme på 350.000 kr. vurderes derfor til at være passende.



Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Sagen blev udsat til mødet i februar 2021.



Punkt 14: Udmøntningsplan 2021

20/15295

Indstilling
Direktionen indstiller, at udvalget godkender udmøntningsplan 2021 for de sager, der er tillagt det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling
I forlængelse af det vedtagne budget for 2021-2024 er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2021 – fordelt på udvalg,
som fremgår af bilag 1.
 
Udmøntningsplanen har til formål at sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ.
 
Udmøntningsplan 2021 indeholder 99 initiativer, hvoraf 45 initiativer ikke kræver yderligere opfølgning og behandling.
 
Forvaltningen har i udmøntningsplan 2021 udfyldt kolonnen ”Forslag til politisk proces og tidsplan”. Udvalget skal
forholde sig til de foreliggende forslag for de sager, der er tillagt udvalget.
 
Opfølgning på udmøntningsplanen vil ske som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2021 og
budgetopfølgning 3 i november 2021.

Retsgrundlag
Styrelsesloven

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 30-11-2020
Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning:
Børn, Familie og Ungeudvalget ønsker ikke at være berørt udvalg på nr. 78 Etablering af dagtilbud på Smedievej 1 og nr.
79 Funktionsindretning af dagtilbud.
 
Mette Thiesen (D) stemte imod.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen.
 
Afbud: Øzgen Yücel (V)
 

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at statuskoden under punkt 5 fjernes.
 
Afbud: Øzgen Yücel (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 02-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-12-2020
Sagen blev behandlet som sag nr. 13.
 
Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkning:
Kultur og Fritidsudvalget ønsker at blive tilføjet som ”berørt udvalg” vedr. nr. 34 Skibscontainerbygning til Street-Lab og
nr. 88 Planlægning af Favrholm Stadionkvarter, kommunal del.
 
Fraværende: Christina Høi Skovdal (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-12-2020



Udvalget godkendte indstillingen.
 
Afbud: Søren Kristensen (A)

Bilag

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2021_Fag



Punkt 15: Årsplan NMK - 2021 1. halvår

20/16942

Indstilling
Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at drøfte og godkende årsplanen for 1. halvår 2021.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er at fremlægge forslag til årsplan for 1. halvår af 2021 for Natur, Miljø og Klimaudvalget til
udvalgets godkendelse.
 
Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets
medlemmer et overblik over kommende sager og planlagte dialogmøder.
 
Årsplanen tager udgangspunkt i udmøntningsplan 2021 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende
tidspunkt.
 
Årsplanen forelægges til poltiks behandling to gange årligt.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Årsplan 2021- 1



Punkt 16: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/1965

Indstilling
Direktionen indstiller til, at Natur, Miljø og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering vedr. sager drøftet på sidste møde samt orienterer om
aktuelle emner med interesse for udvalget.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget tog orienteringen til efterretning.



Punkt 17: Kongernes Nordsjælland

20/18264

Indstilling
Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget tager præsentationen til efterretning.

Sagsfremstilling
Udvalget ønsker et oplæg fra Kongernes Nordsjælland. Sekretariatschef Marianne Lund Ujvári vil præsentere oplæg for
Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Projektudvikler Anders Kring Mortensen fra Kongernes Nordsjælland præsenterede oplæg.
 
Udvalget tog præsentationen til efterretning.



Punkt 18: Spildevandshåndtering i Hillerød Kommune på kort og længere
sigt

19/17469

Indstilling
Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at tage orienteringen om problemstillingen med byudvikling og spildevandsudledning til efterretning
2. at tage orientering om den hidtidige og fremtidige proces om håndtering af spildevand til efterretning
3. at anmode forsyningen om at komme med deres konkrete forslag til hvordan håndtering af spildevandsrensningen i

Hillerød Kommune på lang sigt skal foregå. Dette med udgangspunkt i de virkemidler der er beskrevet i bilag 1 og
2 samt,

4. at anmode Hillerød Forsyning om at fremme en ansøgning om midlertidig udledningstilladelse til
Centralrenseanlæg Syd til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling
Denne sag orienterer om udfordringerne på spildevandsområdet i relation til den ønskede byudvikling i Hillerød
Kommune, herunder opgaver for hhv. kommunen og Hillerød Forsyning samt de roller og det ansvar de to parter har.
Desuden beskriver sagsfremstillingen processen for det videre arbejde med udfordringerne på kort og langt sigt. I forslag
til strategi for fysisk planlægning 2020 fremgår at ”retningslinjer i kommuneplanen om afledning af regnvand i byerne og
på landet, samt ved udvikling af nye bydele, skal revideres særligt i forhold til spildevands- og skybrudsplanerne”.
Hillerød Kommune lægger vægt på et godt vandmiljø og ønsker, at der ikke sker en negativ påvirkning af vandmiljøet
samtidig med at byen vokser.
 
Problemstillingen
Byrådet har ved behandling af sag om etablering af Solrødgård i 26. juni 2019 sag nr. 24 anmodet om, at ”forvaltningen
tager kontakt til Hillerød Forsyning straks for at få iværksat arbejdet med at sikre kapacitet i Havelse Å til den fremtidige
byudvikling i Hillerød Kommune”. Årsagen var, at Hillerød Spildevand ansøgte og fik tilladelse til at lovliggøre de
eksisterende forhold. Forholdene var baseret på udledte mængder fra perioden 2010-2015. Øgede regnmængder samt
byudviklingen i Hillerød Kommune har imidlertid betydet, at udledningstilladelsens krav til næringsstoffer og
vandmængder blev overskredet i 2019.
 
Ved byudvikling vil der ske en øget tilførsel af sanitært spildevand til renseanlægget, mens regnvand fra det pågældende
område udledes til vandmiljøet. Tilførslen til renseanlægget må ikke betyde, at der udledes mere næringsstof, da det har
en negativ påvirkning af vandmiljøet. Udledningen skal derved vedblive med, at være minimum miljøneutral lige meget
hvor meget spildevand der ledes hertil. Konkret er problemstillingen, at udledningstilladelsen er fuldt udnyttet. Derved
kan man i miljøvurderinger af kommuneplanen og lokalplaner ikke sikre, at tilførsel af ekstra spildevand til renseanlægget
ikke medføre en negativ påvirkning af vandmiljøet.
 
Hillerød Forsyning har foreslået følgende virkemidler for at imødegå udfordringerne:

større grad af separatkloakering
ekstra rensning på HCRSyd i forbindelse med rensning for medicinstoffer
reduceret udviklingstakt i kommunen

 
Forsyningens forslag til virkemidler er nærmere beskrevet i notater (vedlagt som bilag 1 og 2). Hillerød Forsyning
beskriver i bilag 1, at en forudsætning for den kommende byudvikling i Hillerød Kommune er, at spildevandet kan renses
bedre på HCRSyd, og at det er nødvendigt at separatkloakere mere for at sikre, at forbedret rensning ikke bliver
økonomisk og teknisk urealistisk, fordi der skal renses unødigt meget på regnvand. Hillerød Forsyning peger på, at
ændringen fra tvungen til frivillig separatkloakering har medført, at tilledningen af regnvand til renseanlægget er større på
nuværende tidspunkt end forventet på grund af den manglende afkobling af regnvand fra private matrikler. Derfor udledes
der også mere renset spildevand fra anlægget end forudsat i ansøgningen om tilladelse til udledning og derved også i den
tilladelse der er meddelt af Hillerød Kommune.
 
Hillerød Forsyning oplyser i bilag 2, at HCRSyd blev etableret og dimensioneret med de forudsætninger om
separatkloakering, der var i den forrige spildevandsplan 2013-2016. Beregninger som vel at mærke ikke indregner



frivillig afkobling viser, at de nuværende tiltag ikke er tilstrækkelige til at sikre kapaciteten til byudvikling i den ønskede
takt.
 
Proces
Siden juni 2019 har der været dialog mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune om kapacitet i
udledningstilladelsen og byudvikling.
 
2019:
Kvartal 3: Hillerød Forsyning oplyser, at de vil indsende et notat omkring forbedret rensning og hvordan kapaciteten
sikres (bilag 1). Notat om forbedret rensning er modtaget, dog mangler der beskrivelse af vandmængder, og disse
oplysninger har Hillerød Kommune efterspurgt flere gange.
 
2020:
Kvartal 2: Forvaltningen modtager notat om vandmængder (bilag 2)
Kvartal 3: På baggrund af notaterne (bilag 1 og 2) spørger forvaltningen i juli, hvordan en mere robust
spildevandshåndtering kan sikres og i forbindelse med sagen om renseanlægskontrol i august 2020 anmodede Natur,
Miljø og Klimaudvalget Hillerød Forsyning om, at ”sende en ansøgning til Hillerød Kommune, der kan lovliggøre
udledningen fra HCRSyd til Pøle Å”.
Kvartal 4: Hillerød Forsyning har sendt et udkast til ansøgning som Hillerød Kommune har kommenteret i forhold til
beregnede opgjorte vandmængder og koncentrationer. Endelige ansøgning afventer. Hillerød Forsyning forventer at kunne
sende en endelig ansøgning i uge 50.
 
Fremadrettet skal der tages skridt til at løse problemerne på hhv. kort og langt sigt. Fælles for begge er, at resultatet som
minimum skal være miljøneutralt.
 
Kort sigt:
Der skal meddeles en ny udledningstilladelse fra kommunen til forsyningen, der vil fungere indtil spildevandet fra Nyt
Hospital Nordsjælland tilkobles og udledningen til Havelse Å starter, og som kræver en revision af tilladelsen. Processen
herfor er som nævnt i gang.
 
Langt sigt:
En fortsat byudvikling og erhvervsudvidelser i Hillerød Kommune betyder, at der bliver ledt mere spildevand til
renseanlægget. Den nuværende spildevandsplan medvirker til, at en del af belastningen fra regnvand fjernes fra
renseanlægget. Det sker, når projekterne om afkobling af regnvand fra kommunale veje, pladser og bygninger samt
frivillig afkobling for borgerne bliver implementeret. Hillerød Kommune vil i forbindelse med evaluering af den
nuværende spildevandsplan 2018-2021 se på hvilken grad af frivillighed der har været i sammenlignelige projekter i andre
kommuner og derved kan forventes i Hillerød Kommune.
 
Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med følgende temaer:

1. Hvilke scenarier for renseanlæg og afløbssystem (overløb) kan medvirke til at sikre den ønskede byudvikling i
Hillerød Kommune samtidig med, at hensynet til at reducere overløb til vandmiljøet tilgodeses. Scenearierne vil
være en beskrivelse af, hvilke virkemidler der er for Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning.

2. Hvilke scenarier for separatkloakring skal den nye spildevandsplan indeholde på baggrund af en evaluering af
Spildevandsplan 2018-2021. Evalueringen vil særligt have fokus på en undersøgelse af, om de nuværende
principper og anlægstakten er tilstrækkeligt til at sikre kapaciteten. Herudover vil der blive set på hvilke grad af
frivillig separatkloakering på private matrikler, man kan forvente i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag
Vedtægter for Hillerød Spildevand A/S vedtaget den 29. maj 2013 samt Ejerstrategi for Hillerød Forsyning Holding A/S
med underlagte selskaber fra december 2013.
 
Nedenfor er et overblik over hvordan rammerne sættes for henholdsvis kommune og forsyning. Som det ses skal
forsyningsselskabet implementere de indsatser kommunen har fastsat i spildevandsplanen. Indsatserne fastsættes på
baggrund af statens planen og miljømål. På den anden side skal forsyningsselskabet holde sig inden for den økonomiske
ramme som fastsættes af forsyningssekretariatet. Hillerød Kommune kan fastsætte miljømål, som giver det juridiske
grundlag for Hillerød Forsynings planer, som dermed overholder de krav, som forsyningssekretariatet stiller.
Roller og ansvar:
Stat Kommune Forsyningsselskab



Miljømålsloven
(implementering af EU´s
Vandrammedirektivet):
Staten laver
vandområdeplaner med
målsætninger for hhv.
vandløb, søer, hav og
grundvand. Samt periodiske
vandhandleplaner med
indsatser bl.a. på
spildevandsområdet.
 
Forsyningssekretariatet
sætter rammen for
forsyningens takster og
derved den økonomiske
ramme.
 
 

Planloven: Kommunen
laver kommuneplan og
sektorplaner; herunder
spildevandsplan med
fastsættelse af
kloakoplande og
serviceniveau.
 
Miljøbeskyttelsesloven:
Kommunen er myndighed
på spildevandsudledning
fra regnudløb, overløb og
renseanlæg
(udledningstilladelser)
 
Hillerød Kommune kan
øge de økonomiske
muligheder for Hillerød
Forsyning ved fastsættelse
af lokale miljømål.

Skal implementere indsatser
og planer om
kloakeringsområder i
spildevandsplanen.
 
Er underlagt rammer fra
forsyningssekretariatet.
 
Vedtægt for Hillerød
Spildevand: Selskabet driver
spildevandsforsyning iht.
Lovgivningen; herunder
sikrer en forsyning af høj
sundheds- og miljømæssig
kvalitet, som tager hensyn til
forsyningssikkerhed og
naturen og drives på en
effektiv måde, der er
gennemsigtig for forbrugerne

 

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 01-12-2020
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1: Hillerød Spildevands notat om forbedret rensning af næringstoffer og miljøfremmede stoffer

Bilag 2: Hillerød Spildevands notat om vandmængder til/fra HCRSyd
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